
YAŞAR RUKİYE  KISACIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana YÜREĞİR OKUL 4. SINIF TÜRKİYE GENELİ 4666 107 107 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİ FEN BİLİMLER İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 13.91 5.73 12.00 7.04 7.20 4.64 5.86 3.92 4.55 6.25 3.43 5.10 4.77 4.58 3.25 2.66 2.06 1.98 40.50 26.92 31.52 281.191
Okul Ortalaması 15.39 3.95 14.07 6.86 6.11 4.82 6.38 3.30 5.28 7.17 2.54 6.32 4.24 4.03 2.90 3.25 1.62 2.71 43.30 21.55 36.11 311.119

1 467 - KEMAL ERDEM ÖZBOLAT 4 / C 20 0 20.00 14 0 14.00 9 0 9.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 0 5.00 66.00 2.00 65.33 471.776 46 1 1 1
2 101 - ENES EMİN MEHLİ 4 / A 19 1 18.67 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 5 0 5.00 64.00 6.00 62.00 461.600 87 2 2 2
3 929 - İKRA TUANA TOPAL 4 / H 17 3 16.00 12 1 11.67 9 0 9.00 10 0 10.00 9 0 9.00 5 0 5.00 62.00 4.00 60.67 451.488 119 3 3 3
4 46 - BELKIS HÜMEYSA TURAN 4 / A 19 1 18.67 11 3 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 0 5.00 61.00 8.00 58.33 436.048 215 4 4 4
5 0 - ZEYNEP BİRGİN 0 / 0 19 1 18.67 15 0 15.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 2 5.33 3 2 2.33 59.00 9.00 56.00 436.000 220 5 5 5
6 0 - FARUK ERDOĞDU 4 / F 19 0 19.00 8 3 7.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 0 5.00 60.00 5.00 58.33 426.976 310 6 6 6
7 519 - ELİ RANA SİVRİKAYA 4 / A 20 0 20.00 13 2 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 5 0 5.00 59.00 11.00 55.33 423.120 358 7 7 7
8 302 - ZEYNEPAZRA ÇAKIR 4 / B 19 0 19.00 9 3 8.00 9 0 9.00 9 1 8.67 6 0 6.00 5 0 5.00 57.00 4.00 55.67 420.032 378 8 8 8
9 730 - EMİR ASAF GÜLAT 4 / A 17 2 16.33 10 2 9.33 8 1 7.67 9 1 8.67 8 0 8.00 5 0 5.00 57.00 6.00 55.00 415.744 416 9 9 9

10 266 - ÖMER DUMAN 4 / A 18 2 17.33 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 1 3.67 57.00 13.00 52.67 406.176 529 10 10 10
11 1043 - HARUN TOKCAN 4 / C 19 0 19.00 10 2 9.33 7 0 7.00 8 1 7.67 7 0 7.00 4 0 4.00 55.00 3.00 54.00 406.144 532 11 11 11
12 1015 - BEGÜM EKER 4 / H 17 2 16.33 8 3 7.00 10 0 10.00 10 0 10.00 3 3 2.00 5 0 5.00 53.00 8.00 50.33 405.584 546 12 12 12
13 659 - CEYDA NUR ARICI 4 / I 14 5 12.33 12 2 11.33 8 1 7.67 10 0 10.00 6 3 5.00 4 1 3.67 54.00 12.00 50.00 404.000 561 13 13 13
14 1125 - ZEYNEP MİRAY BÜTE 0 / 0 20 0 20.00 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 1 3.67 57.00 13.00 52.67 399.744 591 14 14 14
15 929 - ELİF ARIK 4 / B 18 1 17.67 6 5 4.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 5 0 5.00 54.00 10.00 50.67 395.968 634 15 15 15
16 883 - ELİF TOPTAŞ 4 / C 18 2 17.33 7 5 5.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 2 4.33 5 0 5.00 54.00 10.00 50.67 394.384 658 16 16 16
17 0 - ZEHRA ACARLAR 4 / F 19 1 18.67 10 4 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 4 4 2.67 4 1 3.67 54.00 13.00 49.67 389.120 719 17 17 17
18 1455 - ŞULE KARACAN 4 / B 17 3 16.00 10 5 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 5 0 5.00 53.00 17.00 47.33 382.704 796 18 18 18
19 882 - EMİR KAĞAN KAR 4 / C 19 1 18.67 10 3 9.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 2 2.33 54.00 14.00 49.33 382.624 804 19 19 19
20 790 - HAMZA ŞİMŞEK 4 / G 17 3 16.00 11 3 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 3 3.00 2 3 1.00 52.00 14.00 47.33 381.648 814 20 20 20
21 0 - SELİM ALP TUNÇSOY 0 / 0 19 1 18.67 13 2 12.33 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 3 1.00 54.00 16.00 48.67 380.480 841 21 21 21
22 268 - BETÜL BAŞDOĞAN 4 / E 17 3 16.00 9 4 7.67 7 2 6.33 9 1 8.67 6 3 5.00 4 1 3.67 52.00 14.00 47.33 378.992 861 22 22 22
23 0 - TUANA ÇELİK 4 / 0 20 0 20.00 8 5 6.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 0 4.00 53.00 14.00 48.33 378.320 889 23 23 23
24 699 - ENES DURMUŞOĞLU 4 / C 16 3 15.00 6 7 3.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 2 5.33 5 0 5.00 52.00 13.00 47.67 375.776 923 24 24 24
25 177 - ABDÜLHAMİD ERGE 4 / B 17 2 16.33 9 4 7.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 1 5.67 3 2 2.33 51.00 13.00 46.67 372.560 963 25 25 25
26 0 - BERRİN NEVA ACAR 0 / 0 18 2 17.33 10 4 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 4 1.67 4 1 3.67 50.00 16.00 44.67 366.672 1046 26 26 26
27 0 - RABİA BÜLBÜL 0 / 0 18 2 17.33 9 4 7.67 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 4 1 3.67 54.00 14.00 49.33 363.520 1087 27 27 27
28 727 - ERDEM EMMİOĞLU 0 / 0 15 5 13.33 8 5 6.33 9 1 8.67 8 1 7.67 5 5 3.33 5 0 5.00 50.00 17.00 44.33 362.400 1108 28 28 28
29 1859 - ASLI SOFUOĞLU 4 / E 17 3 16.00 9 5 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 3 5.00 4 1 3.67 51.00 17.00 45.33 362.368 1111 29 29 29
30 330 - MÜCAHİT ÖZEN 4 / D 18 2 17.33 7 8 4.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 3 2 2.33 50.00 20.00 43.33 357.056 1197 30 30 30
31 825 - ELİF NAZ ACU 4 / C 12 7 9.67 9 5 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 2 4.33 4 1 3.67 47.00 18.00 41.00 355.472 1217 31 31 31
32 924 - MAHMUTEN S ŞAHİN 4 / G 15 3 14.00 7 6 5.00 7 3 6.00 10 0 10.00 1 4 -0.33 5 0 5.00 45.00 16.00 39.67 354.944 1223 32 32 32
33 0 - ÖMER FARUK GÜVERÇİN 0 / 0 17 3 16.00 4 6 2.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 2 4.33 4 1 3.67 48.00 14.00 43.33 351.792 1295 33 33 33
34 290 - NURSİMA PEHLİVAN 4 / B 19 1 18.67 7 8 4.33 5 5 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 1 3.67 51.00 19.00 44.67 350.624 1320 34 34 34
35 780 - ESMANUR ÖTER 0 / 0 14 6 12.00 11 2 10.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 6 1.00 4 1 3.67 47.00 20.00 40.33 349.568 1330 35 35 35
36 39 - A A SLAN D R UŞ 4 / C 18 2 17.33 7 8 4.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 1 3.67 50.00 20.00 43.33 348.496 1360 36 36 36
37 214 - AHMET DURAN TAŞ ALE 4 / B 19 1 18.67 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 2 3 1.00 46.00 14.00 41.33 346.368 1390 37 37 37
38 0 - ZEHRA SENA ARDIÇ 0 / 0 16 4 14.67 8 7 5.67 5 5 3.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 2 2.33 49.00 21.00 42.00 344.288 1412 38 38 38
39 1332 - RANA AYDIN 4 / C 20 0 20.00 6 8 3.33 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 3 2 2.33 48.00 21.00 41.00 344.272 1414 39 39 39
40 0 - YAĞIZ NUR 0 / 0 17 2 16.33 8 7 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 1 3.67 50.00 19.00 43.67 343.760 1427 40 40 40
41 193 - MUHAMMEDEREN BULUT 4 / F 16 1 15.67 8 3 7.00 5 2 4.33 9 0 9.00 1 1 0.67 2 1 1.67 41.00 8.00 38.33 340.032 1470 41 41 41
42 535 - AFRA LİNA PAMİR 4 / C 19 1 18.67 5 10 1.67 8 1 7.67 7 3 6.00 7 1 6.67 4 1 3.67 50.00 17.00 44.33 339.552 1488 42 42 42
43 1076 - GÜLFEM ELA YILDIRIM 4 / B 15 5 13.33 8 7 5.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 0 5.00 49.00 21.00 42.00 335.744 1538 43 43 43
44 0 - ZÜLEYHA BAYSAL 0 / 0 16 4 14.67 12 3 11.00 4 6 2.00 8 2 7.33 4 6 2.00 2 3 1.00 46.00 24.00 38.00 333.584 1583 44 44 44
45 1096 - BETÜL RAVZA GÜNAL 4 / F 18 2 17.33 7 5 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 3 2 2.33 48.00 19.00 41.67 333.552 1587 45 45 45
46 1133 - FADİME N SÜRMELİ 4 / F 19 1 18.67 6 9 3.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 1 3.67 50.00 20.00 43.33 331.520 1604 46 46 46
47 47 - DİLAY ÖZCAN 0 / 0 18 2 17.33 7 8 4.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 2 3 1.00 47.00 23.00 39.33 329.248 1664 47 47 47
48 1062 - BARAN KABAKAŞ 4 / C 15 5 13.33 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 4 3.67 4 1 3.67 46.00 23.00 38.33 328.288 1675 48 48 48
49 1024 - ESMANUR ŞEKER 4 / F 16 4 14.67 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 2 2.33 47.00 23.00 39.33 325.088 1721 49 49 49
50 105 - HÜMEYRA BİLVANİS 4 / A 16 3 15.00 10 4 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 2 2.33 45.00 23.00 37.33 324.560 1739 50 50 50
51 41 - BETÜL KI INÇ 4 / C 15 3 14.00 7 4 5.67 6 3 5.00 8 2 7.33 4 1 3.67 3 2 2.33 43.00 15.00 38.00 324.512 1741 51 51 51
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Genel Ortalama 13.91 5.73 12.00 7.04 7.20 4.64 5.86 3.92 4.55 6.25 3.43 5.10 4.77 4.58 3.25 2.66 2.06 1.98 40.50 26.92 31.52 281.191
Okul Ortalaması 15.39 3.95 14.07 6.86 6.11 4.82 6.38 3.30 5.28 7.17 2.54 6.32 4.24 4.03 2.90 3.25 1.62 2.71 43.30 21.55 36.11 311.119

52 326 - ALİ KEMAL KÜTÜK 4 / C 15 3 14.00 5 6 3.00 9 1 8.67 8 0 8.00 3 6 1.00 3 2 2.33 43.00 18.00 37.00 322.928 1765 52 52 52
53 0 - RANA SERDAL CANSIN 4 / E 17 2 16.33 7 4 5.67 4 6 2.00 8 1 7.67 6 2 5.33 2 3 1.00 44.00 18.00 38.00 321.360 1780 53 53 53
54 0 - M EYMEN ARİF 4 / B 10 10 6.67 6 9 3.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 3 2 2.33 44.00 26.00 35.33 316.512 1854 54 54 54
55 163 - FATIMA NUR TURUNÇ 4 / 0 16 4 14.67 8 5 6.33 7 3 6.00 7 3 6.00 2 3 1.00 3 2 2.33 43.00 20.00 36.33 315.440 1869 55 55 55
56 371 - HELİN YALMA N 4 / F 17 3 16.00 8 6 6.00 5 4 3.67 7 1 6.67 5 4 3.67 2 3 1.00 44.00 21.00 37.00 314.992 1872 56 56 56
57 981 - ELİF ZEHRA BOZKAYA 4 / J 16 3 15.00 2 4 0.67 8 1 7.67 8 2 7.33 4 5 2.33 4 1 3.67 42.00 16.00 36.67 314.416 1888 57 57 57
58 118 - FURKAN GÜNCAN 4 / A 16 4 14.67 8 7 5.67 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 5 0 5.00 43.00 27.00 34.00 308.048 1965 58 58 58
59 1002 - ELİF NAZ SÜRMELİ 4 / B 17 2 16.33 5 5 3.33 7 2 6.33 6 4 4.67 3 3 2.00 4 1 3.67 42.00 17.00 36.33 304.800 2026 59 59 59
60 170 - ARİFE REYYAN ATEŞ 4 / C 15 4 13.67 6 8 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 1 3.67 43.00 25.00 34.67 301.088 2089 60 60 60
61 95 - İSMAİL ENSAR TUTARLI 4 / H 16 3 15.00 6 5 4.33 6 3 5.00 7 2 6.33 2 5 0.33 3 2 2.33 40.00 20.00 33.33 300.448 2093 61 61 61
62 0 - ZEYNEP NİSA ÇELİK 0 / 0 13 7 10.67 8 6 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 2 3 1.00 42.00 27.00 33.00 299.456 2112 62 62 62
63 79 - MERYEM POLAT 4 / D 19 0 19.00 8 4 6.67 5 4 3.67 4 6 2.00 3 5 1.33 4 1 3.67 43.00 20.00 36.33 298.448 2131 63 63 63
64 0 - NİSANUR YILDIZHAN 0 / 0 11 3 10.00 7 2 6.33 6 2 5.33 8 1 7.67 2 4 0.67 2 2 1.33 36.00 14.00 31.33 298.384 2133 64 64 64
65 0 - OSMAN NURİ BOLAT 0 / 0 15 5 13.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 4 3.67 6 4 4.67 4 1 3.67 43.00 21.00 36.00 296.336 2165 65 65 65
66 388 - ESMA SELÇUK 4 / C 15 3 14.00 6 5 4.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 4 2.67 4 1 3.67 40.00 22.00 32.67 294.144 2202 66 66 66
67 1005 - ÖZTÜRK 4 / H 14 5 12.33 9 2 8.33 5 4 3.67 4 0 4.00 2 0 2.00 3 0 3.00 37.00 11.00 33.33 294.112 2205 67 67 67
68 372 - GÜLHANNUR YALIM 4 / B 14 6 12.00 4 9 1.00 10 0 10.00 6 4 4.67 3 2 2.33 4 1 3.67 41.00 22.00 33.67 287.776 2290 68 68 68
69 787 - ALİ YANGIN 4 / G 13 6 11.00 5 9 2.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 5 2.33 4 1 3.67 40.00 27.00 31.00 282.944 2364 69 69 69
70 0 - GÜLSÜM GÖÇER 4 / A 15 5 13.33 6 8 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 2 5 0.33 5 0 5.00 40.00 25.00 31.67 282.384 2387 70 70 70
71 173 - ***A 4 / A 15 5 13.33 4 6 2.00 5 5 3.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 2 3 1.00 36.00 24.00 28.00 281.344 2399 71 71 71
72 0 - EBUBEKİRKARSANDIK 4 / A 18 2 17.33 8 6 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 1 2.67 41.00 27.00 32.00 280.272 2418 72 72 72
73 513 - ÖMER KAŞDAN 4 / C 13 4 11.67 3 7 0.67 5 4 3.67 7 2 6.33 4 4 2.67 5 0 5.00 37.00 21.00 30.00 279.232 2439 73 73 73
74 1749 - HALİL TUNA ÇINAR 4 / H 11 7 8.67 5 8 2.33 7 3 6.00 9 1 8.67 1 7 -1.33 3 2 2.33 36.00 28.00 26.67 279.216 2441 74 74 74
75 394 - KAYR AKGÜN 4 / A 14 4 12.67 5 10 1.67 8 2 7.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 5 0 5.00 39.00 29.00 29.33 277.120 2472 75 75 75
76 383 - HASAN HÜSEYİN YOLCU 4 / A 8 2 7.33 2 1 1.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 1 2.67 3 2 2.33 32.00 10.00 28.67 274.880 2510 76 76 76
77 0 - SÜMEYYE ERVA BAYAR 4 / D 17 2 16.33 0 5 -1.67 4 5 2.33 6 2 5.33 6 2 5.33 4 1 3.67 37.00 17.00 31.33 270.592 2571 77 77 77
78 417 - MERVE KAYA 4 / A 16 3 15.00 4 5 2.33 6 4 4.67 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 14.00 28.33 270.096 2574 78 78 78
79 1 - KARDELEN KOZLU 4 / E 12 7 9.67 9 1 8.67 2 7 -0.33 7 2 6.33 3 7 0.67 2 3 1.00 35.00 27.00 26.00 269.632 2576 79 79 79
80 22 - NEBAHAT ARSLAN 4 / B 15 5 13.33 7 8 4.33 4 5 2.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 4 -0.33 40.00 29.00 30.33 264.800 2674 80 80 80
81 0 - YUSUF HANKAŞ 0 / 0 13 7 10.67 4 6 2.00 4 6 2.00 9 1 8.67 0 0 0.00 2 3 1.00 32.00 23.00 24.33 263.248 2689 81 81 81
82 0 - ZEYNEP ZÜMRA AYTEKİN 4 / 0 15 5 13.33 5 9 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 2 2.33 40.00 29.00 30.33 263.120 2716 82 82 82
83 1326 - AYŞE GÖYÜK 4 / E 16 4 14.67 2 7 -0.33 5 3 4.00 6 3 5.00 0 0 0.00 4 1 3.67 33.00 18.00 27.00 258.992 2763 83 83 83
84 0 - YAĞMUR ŞİMŞEK 0 / 0 11 7 8.67 2 4 0.67 5 3 4.00 7 2 6.33 2 3 1.00 4 1 3.67 31.00 20.00 24.33 252.560 2848 84 84 84
85 364 - EFLİN SUEDA UZUN 0 / 0 14 5 12.33 7 8 4.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 6 1.00 5 0 5.00 38.00 30.00 28.00 250.944 2875 85 85 85
86 0 - NİSA ARUK 0 / 0 15 5 13.33 5 10 1.67 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 3 1.00 37.00 33.00 26.00 246.160 2948 86 86 86
87 1437 - ECRİNKÜBRAALPTEKİN 4 / A 15 4 13.67 4 7 1.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 2 2.33 36.00 29.00 26.33 237.056 3086 87 87 87
88 0 - RANA KAYACI 4 / A 12 8 9.33 5 10 1.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 2 2.33 35.00 35.00 23.33 233.296 3120 88 88 88
89 0 - ÖMER MUSAB ÖZÇATAL 0 / 0 17 3 16.00 5 10 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 4 -0.33 35.00 35.00 23.33 231.184 3148 89 89 89
90 0 - ZEYNEP BUĞLEM ÜNAL 4 / D 11 9 8.00 2 13 -2.33 3 7 0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 3 2 2.33 31.00 39.00 18.00 226.992 3193 90 90 90
91 0 - ZEHRA BETÜL GÖNEN 0 / 0 12 4 10.67 1 8 -1.67 8 1 7.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 3 1.00 31.00 28.00 21.67 226.432 3213 91 91 91
92 0 - ZÜMRA İLENÇ 4 / I 16 3 15.00 3 10 -0.33 3 6 1.00 6 4 4.67 2 3 1.00 1 4 -0.33 31.00 30.00 21.00 220.608 3275 92 92 92
93 0 - TAYLAN İLBUGA 0 / 0 15 5 13.33 2 13 -2.33 6 4 4.67 6 2 5.33 2 8 -0.67 1 4 -0.33 32.00 36.00 20.00 218.400 3321 93 93 93
94 31 - AHSEN KAYA 4 / A 16 4 14.67 4 10 0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 0 5 -1.67 32.00 37.00 19.67 212.032 3392 94 94 94
95 0 - SELİM ÖZDEMİR 0 / 0 9 11 5.33 3 12 -1.00 5 3 4.00 8 1 7.67 0 9 -3.00 2 3 1.00 27.00 39.00 14.00 208.816 3431 95 95 95
96 971 - YUSUF TAL H *YA 0 / 0 8 12 4.00 4 8 1.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 1 4 -0.33 29.00 38.00 16.33 207.760 3439 96 96 96
97 973 - AYŞEGÜL ZEYTUN 0 / I 12 8 9.33 2 13 -2.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 2 2.33 31.00 39.00 18.00 207.744 3443 97 97 97
98 464 - FADİME ASEL KAYA 0 / 0 11 9 8.00 6 9 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 3 1.00 30.00 40.00 16.67 203.424 3508 98 98 98
99 197 - BELİNA YAYDOĞAN 4 / F 13 7 10.67 8 7 5.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 4 4 2.67 2 3 1.00 32.00 35.00 20.33 202.496 3514 99 99 99

100 13 - FERİDE BAKIRCI 4 / A 14 6 12.00 4 11 0.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 2 2.33 34.00 36.00 22.00 199.120 3570 100 100 100
101 0 - *A *RDIMCI 0 / 0 16 4 14.67 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 3 1.00 31.00 39.00 18.00 197.136 3578 101 101 101
102 213 - REYYAN SENA ÖZBOLAT 4 / G 13 6 11.00 4 11 0.33 4 6 2.00 4 4 2.67 3 7 0.67 1 4 -0.33 29.00 38.00 16.33 190.176 3671 102 102 102
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Genel Ortalama 13.91 5.73 12.00 7.04 7.20 4.64 5.86 3.92 4.55 6.25 3.43 5.10 4.77 4.58 3.25 2.66 2.06 1.98 40.50 26.92 31.52 281.191
Okul Ortalaması 15.39 3.95 14.07 6.86 6.11 4.82 6.38 3.30 5.28 7.17 2.54 6.32 4.24 4.03 2.90 3.25 1.62 2.71 43.30 21.55 36.11 311.119

103 63 - ENSARPILAN 4 / E 7 13 2.67 4 9 1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 3 1.00 24.00 44.00 9.33 156.560 4052 103 103 103
104 0 - RABİA ŞİMŞEK 4 / A 7 10 3.67 4 8 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 4 0.67 1 3 0.00 21.00 38.00 8.33 150.688 4118 104 104 104
105 316 - SÜMEYYE YUMUŞAKBAŞ 0 / 0 8 12 4.00 5 10 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 6 -1.00 1 4 -0.33 21.00 46.00 5.67 140.560 4214 105 105 105
106 0 - SÜMEYRA UR İNCİ 0 / 0 11 9 8.00 2 11 -1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 3 1.00 21.00 47.00 5.33 133.104 4274 106 106 106
107 372 - KEREMBUĞRA AKKUŞ 4 / A 7 13 2.67 3 12 -1.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 1 4 -0.33 21.00 48.00 5.00 125.664 4343 107 107 107


